
NO AD VE SOYAD D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y NET LGS PUANI KURUMSUBE

1 ASLINUR KEVSER YILMAZ 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 0 19,00 19 1 18,67 85 4 83,67 480,49 1 1

2 AYŞE RANA UZUN 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 1 17,67 20 0 20,00 84 5 82,35 476,78 2 2

3 BERRİN DAYIOĞLU 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 83 7 80,67 468,98 3 3

4 AYLİN KILIÇATAN 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 0 16,00 18 1 17,67 83 2 82,34 466,43 4 4

5 ELİF RAVZA TURAN 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 2 16,33 19 0 19,00 83 5 81,75 464,35 5 5

6 ÇAĞLA KEÇECİ 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 20 0 20,00 18 2 17,33 78 12 73,99 462,64 6 6

7 ÖYKÜ ERDOĞAN 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 81 7 78,67 455,59 7 7

8 ÖYKÜ CEREN AYDIN 19 1 18,67 9 0 9,00 7 3 6,00 10 0 10,00 17 1 16,67 17 3 16,00 79 8 76,34 455,16 8 8

9 ECEM TEPE 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 79 11 75,32 450,81 9 9

10 MİHRİMAH GEDİK 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 17 2 16,33 18 2 17,33 78 11 74,32 450,47 10 10

11 AYÇA BERİL YILMAZ 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 15 1 14,67 19 1 18,67 77 9 74,01 450,41 11 11

12 İREM NUR KOCAMAN 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 19 1 18,67 80 7 77,68 446,45 12 12

13 BADENUR KILIÇ 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 14 3 13,00 18 2 17,33 77 10 73,66 444,75 13 13

14 BERRA OKUMUŞ 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 18 2 17,33 80 10 76,66 444,54 14 14

15 ELİF SERİN 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 6 9,00 20 0 20,00 79 8 76,34 441,21 15 15

16 MELİSA GÜNEY 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 17 3 16,00 17 3 16,00 77 13 72,66 441,15 16 16

17 NİSA NUR DÜLGER 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 5 9,33 20 0 20,00 79 7 76,67 439,95 17 17

18 LALE AHSEN BİDECİ 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 3 12,00 16 3 15,00 78 7 75,67 439,70 18 18

19 BERRA AKTAŞ 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 6 10,00 18 2 17,33 79 9 76,00 438,58 19 19

20 EBRAR EMİNE DALDABAN 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 13 1 12,67 19 1 18,67 75 9 72,00 437,13 20 20

21 BELİZ AKSOY 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 19 1 18,67 77 8 74,34 435,68 21 21

22 NİSA ELİF YÜCE 18 1 17,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 12 3 11,00 19 1 18,67 76 8 73,34 435,14 22 22

23 EYLÜL ALBAYRAK 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 2 10,33 19 0 19,00 76 6 73,99 433,70 23 23

24 YAPRAK AKYÜZ 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 14 3 13,00 17 3 16,00 75 12 70,99 431,09 24 24

25 MİRAY TUNÇ 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 15 5 13,33 16 4 14,67 76 14 71,33 430,50 25 25

26 ASEL MİNA ARICI 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 15 5 13,33 75 10 71,67 427,96 26 26

27 PIRIL YEŞİLBAŞ 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 1 12,67 15 5 13,33 74 10 70,67 426,94 27 27

28 ECRİN YAVUZ 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 6 10,00 17 3 16,00 76 12 72,00 425,98 28 28

29 ESİLANAZ EĞRİPALA 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 1 10,67 16 3 15,00 74 7 71,68 425,72 29 29

30 MÜBERRA AKTAŞ 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 2 9,33 18 2 17,33 74 8 71,33 425,51 30 30

TOPLAM LGS

LGS-FEN BİLİMLERİ

TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

LGS-TÜRKÇE LGS-İNKILAP TARİHİLGS-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİLGS-İNGİLİZCE LGS-MATEMATİK



31 REEM AL BOSH 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 5 10,33 17 2 16,33 74 12 70,00 424,29 31 31

32 ECRİN ELA ERTÜRK 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 0 11,00 16 4 14,67 73 8 70,34 424,26 32 32

33 ZEYNEP MELİS KALEMDAROĞLU 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 3 10,00 17 3 16,00 74 10 70,67 424,25 33 33

34 ASLI HİLAL TOPÇU 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 8 8,33 18 2 17,33 76 13 71,66 419,88 34 34

35 ELİF CINDIK 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 4 10,67 17 3 16,00 73 13 68,66 419,59 35 35

36 MİRAY ALTUN 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 5 8,33 18 2 17,33 74 11 70,32 417,65 36 36

37 MERYEM SU 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 19 1 18,67 73 11 69,34 417,63 37 37

38 ALİYE ERVA CAFER 17 3 16,00 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 1 11,67 17 3 16,00 71 12 67,00 416,74 38 38

39 MİRAY ESLEM DEMİRCİ 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 15 3 14,00 73 12 69,01 416,48 39 39

40 AYÇA ASLAN 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 6 8,00 17 3 16,00 74 12 70,00 416,36 40 40

41 SENA DURU BATTAL 18 2 17,33 9 0 9,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 0 6,00 20 0 20,00 71 4 69,66 414,29 41 41

42 MELİS KAYA 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 3 10,00 17 3 16,00 71 13 66,67 414,22 42 42

43 ELİF ECE YILDIRIM 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 2 5,33 17 2 16,33 72 5 70,33 411,73 43 43

44 BERRA YILMAZ 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 14 4 12,67 72 9 69,01 411,07 44 44

45 ZÜMRA ŞAHİN 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 2 9,33 16 4 14,67 70 12 66,00 408,32 45 45

46 EMİNE BERRA KARAVELİ 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 3 8,00 17 2 16,33 71 10 67,67 407,00 46 46

47 RÜMEYSA KARAAĞAÇ 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 16 4 14,67 71 9 68,00 406,78 47 47

48 BÜŞRA ATEŞ 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 4 8,67 15 5 13,33 72 12 68,00 406,75 48 48

49 BETÜL KABA 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 2 9,33 15 4 13,67 68 13 63,66 405,66 49 49

50 ELİF SENA YAVAŞ 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 5 11,33 17 3 16,00 70 18 64,00 405,09 50 50

51 BERRA ÖZDEMİR 19 1 18,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 3 9,00 15 3 14,00 68 13 63,68 404,81 51 51

52 ASUDE OĞUŞGİL 18 1 17,67 9 0 9,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 14 3 13,00 68 6 66,00 404,51 52 52

53 ZEYNEP HARMAN 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 16 2 15,33 69 7 66,67 400,96 53 53

54 DAMLA KUMSAL DOĞUER 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 20 0 20,00 68 13 63,68 397,24 54 54

55 NEHİR BAYRAMOĞLU 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 8 7,33 16 4 14,67 69 19 62,66 395,87 55 55

56 ELASU ARGÜZ 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 6 6,00 17 3 16,00 70 14 65,34 393,03 56 56

57 BELİNAY BERRA İPEK 17 3 16,00 5 3 4,00 8 2 7,33 10 0 10,00 13 2 12,33 11 5 9,33 64 15 58,99 392,05 57 57

58 MERVE KÜPELİ 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 4 7,67 15 5 13,33 68 15 63,00 392,04 58 58

59 MELİS TURP 16 3 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 8 1 7,67 17 3 16,00 62 14 57,33 386,78 59 59

60 ECRİN ELA AYGÜN 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 4 5,67 17 3 16,00 66 15 61,01 385,12 60 60

61 DERİN DURU ÇOLAK 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 9 3,00 17 3 16,00 68 17 62,33 383,99 61 61

62 NEHİR DOĞANAY 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 0 7,00 16 4 14,67 65 12 61,00 383,71 62 62

63 ELİF KARAKAŞ 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 8 2 7,33 17 3 16,00 62 13 57,67 383,10 63 63



64 EFLİN ÇAMURCU 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 4 6,67 15 4 13,67 64 17 58,34 381,73 64 64

65 SUDEN TOPÇU 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 2 3,33 19 1 18,67 64 12 60,00 381,24 65 65

66 NİSA NUR YURTBAY 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 9 5,00 17 3 16,00 65 22 57,66 380,13 66 66

67 AYŞE ZÜHRE GÜNAY 17 2 16,33 6 2 5,33 8 2 7,33 7 0 7,00 6 1 5,67 15 1 14,67 59 8 56,33 378,14 67 67

68 EYLÜL TOPDUR 19 0 19,00 9 0 9,00 8 1 7,67 9 0 9,00 1 5 -0,67 17 3 16,00 63 9 60,00 372,22 68 68

69 ZEYNEP ELA YERLİKAYA 17 3 16,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 8 6,33 15 5 13,33 62 25 53,66 372,15 69 69

70 ELA TÖZEN 16 3 15,00 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 11 8 8,33 62 18 55,99 372,08 70 70

71 ECRİN AYDIN 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 14 6 12,00 63 17 57,34 371,77 71 71

72 SUDENAZ AKTAŞ 14 3 13,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 9 5 7,33 14 4 12,67 61 17 55,33 370,36 72 72

73 ADA TEPE 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 12 4 10,67 61 15 56,00 369,77 73 73

74 MİNA KELEŞ 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 7 2 6,33 14 5 12,33 61 15 56,00 368,90 74 74

75 MEDİNE MELEK GÜNEŞ 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 16 4 14,67 61 18 55,00 368,65 75 75

76 EBRAR ZUHAL ÖNDER 17 2 16,33 6 2 5,33 10 0 10,00 8 1 7,67 3 1 2,67 15 3 14,00 59 9 56,00 366,29 76 76

77 NİSA NUR ÇIRAK 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 10 3 9,00 12 5 10,33 57 23 49,34 365,18 77 77

78 SUDENAZ EROĞLU 18 2 17,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 9 2,00 15 5 13,33 63 21 56,00 364,76 78 78

79 ZEYNEP KARABULUT 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 11 6 9,00 12 7 9,67 60 26 51,33 364,11 79 79

80 FEYZA BAYKAN 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 12 6 10,00 62 15 57,01 363,80 80 80

81 NEHİR GÜL 16 3 15,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 17 3 16,00 54 25 45,67 357,60 81 81

82 AZRA ERBAŞ 15 5 13,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 10 3,67 18 2 17,33 57 30 46,99 355,22 82 82

83 MERVE BULUT 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 12 2,00 16 4 14,67 59 29 49,33 354,61 83 83

84 YAĞMUR DAŞADN 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 12 4 10,67 58 15 53,00 353,28 84 84

85 AZRA ŞİT 15 3 14,00 7 2 6,33 7 1 6,67 8 2 7,33 4 3 3,00 14 2 13,33 55 13 50,66 352,02 85 85

86 BEYZA NUR 18 2 17,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 4 -0,33 17 2 16,33 55 19 48,67 351,80 86 86

87 ELİF NAZ YILDIZ 17 3 16,00 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 2 5,33 11 8 8,33 56 21 49,00 350,81 87 87

88 ECRİN YAGMUR ÇALIŞKAN 15 5 13,33 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 7 2,67 14 4 12,67 59 20 52,34 350,75 88 88

89 BUSE DEMİRTAŞ 17 2 16,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 7 2,67 14 5 12,33 56 24 48,00 350,20 89 89

90 AYŞE NEHİR KARAKOÇ 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 4 1,67 14 6 12,00 56 20 49,34 345,71 90 90

91 ENİSE RÜVEYDA ÇAĞLAR 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 0 3 -1,00 14 4 12,67 56 15 51,00 345,05 91 91

92 ERVA ÇELİK 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 3 2,00 11 7 8,67 56 17 50,34 344,42 92 92

93 AYŞENUR MUTLU 14 5 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 4 8,67 54 19 47,67 343,31 93 93

94 TALİA GÖREL 15 4 13,67 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 4 1,67 13 4 11,67 56 16 50,67 343,07 94 94

95 SİNEM BEYZA ÇİMENTEPE 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 3 2,00 11 8 8,33 58 17 52,34 342,58 95 95

96 BERRA MELİS ÇOMAK 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 2 2,33 3 2 2,33 14 6 12,00 54 16 48,66 341,15 96 96



97 AYŞE SU HAMZA 15 0 15,00 7 2 6,33 9 1 8,67 7 0 7,00 2 1 1,67 12 5 10,33 52 9 49,00 341,11 97 97

98 HAYRUNNİSA GÜL OKUMUŞ 12 4 10,67 10 0 10,00 8 1 7,67 7 2 6,33 6 2 5,33 11 6 9,00 54 15 49,00 341,03 98 98

99 DAMLA TÜRKMEN 16 3 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 12 5 10,33 55 21 47,99 340,54 99 99

100 TUĞBA MERYEM GÜLERYÜZ 18 2 17,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 3 5 1,33 13 7 10,67 53 25 44,66 339,14 100 100

101 EBRAR ÇALIK 15 5 13,33 4 6 2,00 8 2 7,33 8 1 7,67 4 7 1,67 15 5 13,33 54 26 45,33 336,85 101 101

102 ZEYNEP KAYHAN 16 2 15,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 0 6,00 1 0 1,00 13 3 12,00 52 9 49,67 336,76 102 102

103 MELİS ŞENTÜRK 17 3 16,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 7 1,67 9 5 7,33 55 19 48,67 336,40 103 103

104 AYSEL İCLAL DAVULCU 15 3 14,00 6 3 5,00 9 1 8,67 5 1 4,67 3 0 3,00 12 7 9,67 50 15 45,01 335,53 104 104

105 ELA NUR UZUN 15 5 13,33 7 1 6,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 4 0,67 13 4 11,67 54 17 48,34 335,43 105 105

106 NİSANUR SUCUOĞLU 14 2 13,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 1 2,67 5 3 4,00 13 6 11,00 48 18 42,00 335,36 106 106

107 DİLRUBA TOPÇU 14 5 12,33 7 1 6,67 8 2 7,33 3 3 2,00 6 1 5,67 10 4 8,67 48 16 42,67 335,19 107 107

108 ASYA KARAKAYA 15 3 14,00 5 4 3,67 8 2 7,33 8 2 7,33 1 0 1,00 14 5 12,33 51 16 45,66 334,89 108 108

109 ZEYNEP SARE İLKBAHAR 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 3 1,00 12 6 10,00 52 21 45,01 334,15 109 109

110 ESMA NUR ATA 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 10 -0,33 16 4 14,67 55 28 45,67 331,26 110 110

111 ADA ECRİN AKBAY 16 2 15,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 9 0,00 12 6 10,00 54 23 46,32 331,21 111 111

112 BELİNAY ATİK 16 2 15,33 7 2 6,33 9 0 9,00 4 2 3,33 1 1 0,67 11 4 9,67 48 11 44,33 330,14 112 112

113 MERZA ELA SOYDAN 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 13 2,67 14 6 12,00 56 34 44,68 330,13 113 113

114 MELİS ERKAN 14 6 12,00 5 5 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 11 3,33 14 6 12,00 53 35 41,32 330,08 114 114

115 AYŞE NAZ ORAL 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 0 0 0,00 12 8 9,33 53 16 47,67 328,18 115 115

116 AZRA YILMAZ 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 8 1,33 12 5 10,33 54 25 45,67 327,23 116 116

117 EFTAL KAYA 13 6 11,66 5 4 3,67 8 2 7,33 9 1 8,67 0 0 0,00 13 6 11,00 48 19 42,33 326,23 117 117

118 ECRİN KILIÇ 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 4 2,67 3 1 2,67 10 8 7,33 48 22 40,67 324,43 118 118

119 GİZEM YAMAN 15 3 14,00 5 3 4,00 9 1 8,67 9 1 8,67 0 0 0,00 11 5 9,33 49 13 44,67 323,64 119 119

120 ERVA KÜÇÜK 13 5 11,33 4 5 2,33 7 3 6,00 6 3 5,00 5 3 4,00 12 6 10,00 47 25 38,66 322,59 120 120

121 ZEYNEP ASEL DEMİRTAŞ 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 9 2,00 13 6 11,00 53 29 43,33 322,36 121 121

122 BERRAK KOCABAŞ 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 0 9,00 3 7 0,67 13 5 11,33 53 23 45,34 321,60 122 122

123 ÜMMÜGÜLSÜM GENEL 16 0 16,00 6 0 6,00 8 2 7,33 5 0 5,00 3 3 2,00 6 3 5,00 44 8 41,33 321,16 123 123

124 NESLİHAN ÇERİ 14 6 12,00 6 3 5,00 9 1 8,67 6 2 5,33 1 2 0,33 13 6 11,00 49 20 42,33 320,41 124 124

125 HAYAL ŞİMŞEK 14 6 12,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 9 1,00 15 5 13,33 49 34 37,66 319,93 125 125

126 İREM EYLÜL ÖNAL 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 8 0,33 10 9 7,00 51 29 41,33 319,84 126 126

127 ELİF TETİK 16 3 15,00 6 3 5,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 5 0,33 10 8 7,33 50 23 42,33 319,11 127 127

128 AZİZA ÖZBEK 14 4 12,67 5 4 3,67 8 2 7,33 6 3 5,00 5 6 3,00 10 7 7,67 48 26 39,34 318,84 128 128

129 AZRA KARAMAN 12 5 10,33 7 2 6,33 9 1 8,67 9 0 9,00 2 3 1,00 11 7 8,67 50 18 44,00 316,31 129 129



130 BEGÜM AFRA ORAL 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 0 2,00 13 7 10,67 48 24 40,00 315,51 130 130

131 CEYLİN KESİCİ 16 4 14,67 4 6 2,00 7 3 6,00 10 0 10,00 2 5 0,33 10 8 7,33 49 26 40,33 314,53 131 131

132 NEHİR ÜLKİYE SARIKAYA 13 5 11,33 2 3 1,00 6 4 4,67 6 2 5,33 5 4 3,67 11 5 9,33 43 23 35,33 314,43 132 132

133 ARZU RAHMANİ 15 2 14,33 5 4 3,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 10 4 8,67 47 22 39,67 314,11 133 133

134 HATİCE BEREN MERCAN 9 8 6,33 6 2 5,33 8 1 7,67 10 0 10,00 6 9 3,00 11 3 10,00 50 23 42,33 313,48 134 134

135 ESİLA SİMGE YASLIKAYA 13 4 11,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 4 0,67 11 8 8,33 48 24 40,00 310,95 135 135

136 ASYA MİNEGÜL AYDOĞDU 16 2 15,33 7 3 6,00 7 2 6,33 3 2 2,33 1 4 -0,33 10 8 7,33 44 21 36,99 310,06 136 136

137 EYLÜL BERRA ELMAYARAN 16 4 14,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 6 0,00 11 8 8,33 46 31 35,67 309,19 137 137

138 NİSA NUR ÖZYURT 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 9 0,00 9 10 5,67 51 29 41,33 307,39 138 138

139 MELİSA KURT 13 4 11,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 0 1 -0,33 9 5 7,33 46 16 40,67 307,23 139 139

140 ZEYNEP DEMİR 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 3 5,00 5 6 3,00 8 12 4,00 48 32 37,34 306,60 140 140

141 ECRİN ALTUN 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 3 4 1,67 7 12 3,00 46 27 37,00 306,28 141 141

142 GÜLÜZAR KELEŞ 10 7 7,67 4 6 2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 4 3,67 11 6 9,00 45 28 35,68 306,27 142 142

143 FEYZA RANA TAŞDEMİR 13 5 11,33 4 6 2,00 7 2 6,33 6 4 4,67 3 6 1,00 12 7 9,67 45 30 35,00 306,05 143 143

144 SAFİYE İŞÇİOĞLU 10 5 8,33 8 1 7,67 10 0 10,00 7 3 6,00 0 0 0,00 10 9 7,66 45 18 39,66 305,33 144 144

145 HAMİYET NUR KESKİN 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 1 5 -0,67 1 3 0,00 11 5 9,33 44 22 36,66 304,79 145 145

146 BEYZANUR KILIÇ 10 3 9,00 0 0 0,00 5 3 4,00 0 0 0,00 3 1 2,67 15 5 13,33 33 12 29,00 304,41 146 146

147 BERRA ÇAM 12 6 10,00 3 6 1,00 9 1 8,67 7 2 6,33 3 3 2,00 10 6 8,00 44 24 36,00 304,18 147 147

148 ASEL BAŞKURT 14 5 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 1 2 0,33 9 9 6,00 45 25 36,66 301,39 148 148

149 ECRİN GÜLSU ÖZDEMİR 14 1 13,67 6 1 5,67 10 0 10,00 5 3 4,00 1 2 0,33 6 7 3,67 42 14 37,34 301,24 149 149

150 ZELİHA BİTKAY 13 6 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 7 1,67 9 9 6,00 46 32 35,34 300,57 150 150

151 HATİCE ZEHRA KEŞKEŞ 13 4 11,67 5 4 3,67 4 4 2,67 9 1 8,67 1 2 0,33 10 7 7,67 42 22 34,68 299,45 151 151

152 YAĞMUR SELİME COJOCARİ 14 4 12,67 5 4 3,67 8 1 7,67 6 3 5,00 2 4 0,67 8 9 5,00 43 25 34,68 298,03 152 152

153 RANANUR ODABAŞ 10 6 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 5 2 4,33 2 1 1,67 10 5 8,33 40 17 34,33 297,23 153 153

154 ŞEYMA COŞKUN 14 5 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 7 1,67 6 12 2,00 47 31 36,67 297,14 154 154

155 NAZLI YAVUZYILMAZ 10 6 8,00 3 3 2,00 7 2 6,33 6 4 4,67 4 5 2,33 11 6 9,00 41 26 32,33 297,07 155 155

156 NİSANUR MARANGOZ 14 3 13,00 2 6 0,00 8 2 7,33 5 0 5,00 0 3 -1,00 10 6 8,00 39 20 32,33 295,20 156 156

157 AZRA ESASTÜRK 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 10 1,67 8 12 4,00 47 38 34,34 294,08 157 157

158 CEREN SU AYBAKAN 12 8 9,33 8 1 7,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 1 3,67 6 12 2,00 43 29 33,34 292,36 158 158

159 BELİNAY KİBAR 16 1 15,67 3 4 1,67 6 3 5,00 4 4 2,67 1 3 0,00 7 9 4,00 37 24 29,01 291,40 159 159

160 İCLAL BERRA KALAY 13 4 11,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 8 3,33 5 15 0,00 44 37 31,67 288,94 160 160

161 EBRAR BADE AYDIN 16 4 14,67 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 5 0,33 10 7 7,67 49 24 41,00 287,07 161 161

162 EDANUR AKÇAY 14 4 12,67 2 7 -0,33 5 4 3,67 4 4 2,67 0 4 -1,33 10 6 8,00 35 29 25,35 282,17 162 162



163 ECRİN DEMİR 12 6 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 10 3,67 5 13 0,67 41 41 27,35 281,13 163 163

164 AYLİN YILMAZ 12 8 9,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 0 6 -2,00 11 6 9,00 40 33 28,99 280,73 164 164

165 ESRA NUR YAZICI 12 7 9,67 5 2 4,33 8 0 8,00 3 5 1,33 1 9 -2,00 10 6 8,00 39 29 29,33 280,47 165 165

166 FATMA ZEHRA ŞENOL 14 4 12,67 3 7 0,67 6 4 4,67 9 1 8,67 0 2 -0,67 5 5 3,33 37 23 29,34 280,44 166 166

167 DERYA İŞÇİOĞLU 11 8 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 9 9 6,00 41 31 30,67 280,24 167 167

168 FATIMA KAYA 10 5 8,33 2 2 1,33 8 2 7,33 8 2 7,33 0 0 0,00 9 9 6,00 37 20 30,32 280,19 168 168

169 AYŞEGÜL DUYAR 10 5 8,33 4 4 2,67 6 4 4,67 0 6 -2,00 4 4 2,67 8 4 6,67 32 27 23,01 279,96 169 169

170 SÜMEYYE ZÜLÂL GÖKMEN 11 6 9,00 5 5 3,33 8 1 7,67 2 1 1,67 2 1 1,67 6 7 3,67 34 21 27,01 278,12 170 170

171 TUANA ÖYKÜ KELDAL 11 7 8,67 3 6 1,00 5 5 3,33 0 4 -1,33 2 4 0,67 12 8 9,33 33 34 21,67 277,12 171 171

172 ZEHRA MACİT 11 6 9,00 5 2 4,33 7 1 6,67 3 5 1,33 2 4 0,67 6 4 4,67 34 22 26,67 276,48 172 172

173 MELEKNUR ALIM 11 8 8,33 5 4 3,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 5 -0,67 9 9 6,00 39 33 28,00 274,84 173 173

174 MİHRİBAN GAMZE COŞKUN 13 6 11,00 5 4 3,67 8 2 7,33 9 1 8,67 0 0 0,00 0 0 0,00 35 13 30,67 274,54 174 174

175 HANİFE KARTAL 13 4 11,67 4 5 2,33 7 3 6,00 3 5 1,33 1 5 -0,67 7 9 4,00 35 31 24,66 273,24 175 175

176 SUDENUR AYDIN 14 5 12,33 5 4 3,67 9 1 8,67 3 2 2,33 0 0 0,00 0 0 0,00 31 12 27,00 272,59 176 176

177 AYŞE ECRİN UÇAR 10 7 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 2 10 -1,33 8 8 5,33 40 35 28,34 270,72 177 177

178 FATMA SULTAN KARAHAN 11 5 9,33 4 4 2,67 6 2 5,33 2 3 1,00 2 0 2,00 5 8 2,33 30 22 22,66 270,05 178 178

179 ECRİN ŞENEL 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 0 2 -0,67 5 15 0,00 41 30 31,00 269,74 179 179

180 CANSU SARISOY 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 7 13 2,67 7 13 2,67 39 50 22,34 269,69 180 180

181 ELA NUR KELEŞ 13 5 11,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 8 1,33 6 11 2,33 35 42 21,00 269,50 181 181

182 BEYZA ÖZYARAR 11 7 8,67 5 4 3,67 6 4 4,67 3 6 1,00 0 2 -0,67 9 10 5,67 34 33 23,01 267,31 182 182

183 SÜMEYYE MERVE KURTOĞLU 9 6 7,00 5 3 4,00 4 4 2,67 6 3 5,00 6 13 1,67 7 11 3,33 37 40 23,67 266,82 183 183

184 SELİN KELEŞ 9 10 5,67 5 4 3,67 8 1 7,67 4 5 2,33 3 13 -1,33 10 7 7,67 39 40 25,68 266,64 184 184

185 AZRA SELİN ZORLU 9 6 7,00 2 7 -0,33 6 3 5,00 3 7 0,67 2 3 1,00 10 10 6,67 32 36 20,01 265,75 185 185

186 ELİF SİMGE ÖNER 10 6 8,00 2 8 -0,67 6 3 5,00 3 4 1,67 0 1 -0,33 10 10 6,67 31 32 20,34 264,00 186 186

187 AYŞE NUR KENT 4 12 0,00 5 4 3,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 8 4 6,67 5 4 3,67 30 31 19,67 262,39 187 187

188 HATİCE NUR ARAS 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 7 1,67 7 11 3,33 37 42 23,00 261,81 188 188

189 SÜMEYYE GÜLSÜM AYDIN 8 11 4,33 4 5 2,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 2 3,33 7 12 3,00 34 39 20,99 261,00 189 189

190 TUĞÇE MACİT 12 6 10,00 2 7 -0,33 4 4 2,67 2 4 0,67 3 7 0,67 5 4 3,67 28 32 17,35 260,92 190 190

191 LEELAS OBEİDİ 8 12 4,00 3 5 1,33 8 2 7,33 7 2 6,33 5 9 2,00 7 12 3,00 38 42 23,99 260,49 191 191

192 NAGEHAN TÜRK 11 6 9,00 2 3 1,00 6 3 5,00 3 2 2,33 3 5 1,33 5 11 1,33 30 30 19,99 260,24 192 192

193 EDA NUR ÖBEK 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 11 1,33 6 14 1,33 40 46 24,66 259,37 193 193

194 ELİF ÜNSAL 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 13 0,67 10 10 6,67 42 46 25,00 259,27 194 194

195 SELEN BAL 8 7 5,67 4 2 3,33 6 3 5,00 5 4 3,67 5 7 2,67 4 12 0,00 32 35 20,34 254,93 195 195



196 TUĞBANUR ÜNAL 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25 25 16,67 252,31 196 196

197 YAĞMUR URUK 11 9 8,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 36 54 17,99 250,58 197 197

198 ECRİN ATAR 11 5 9,33 2 6 0,00 5 5 3,33 2 3 1,00 1 6 -1,00 5 7 2,67 26 32 15,33 248,51 198 198

199 SHAM ALMARASHLI 12 5 10,33 5 3 4,00 5 4 3,67 2 6 0,00 0 7 -2,33 4 7 1,67 28 32 17,34 248,26 199 199

200 BELİNAY EKİZ 10 6 8,00 0 1 -0,33 8 2 7,33 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,67 19 10 15,67 245,41 200 200

201 ZEYCAN AVŞAR 11 5 9,33 4 5 2,33 4 5 2,33 5 4 3,67 3 11 -0,67 3 11 -0,67 30 41 16,32 244,15 201 201

202 IRMAK ECRİN AKDUMAN 7 11 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 7 2 6,33 2 7 -0,33 7 11 3,33 31 42 16,99 240,46 202 202

203 MERYEM KARGÜN 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 33 57 14,01 238,66 203 203

204 ASYA CEMRE TAĞRİKULU 6 14 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 12 0,00 7 13 2,67 34 52 16,67 235,92 204 204

205 DAMLA GÖREN 8 6 6,00 4 5 2,33 2 6 0,00 6 3 5,00 3 15 -2,00 6 10 2,67 29 45 14,00 234,99 205 205

206 AYŞE EBRAR MAKBULOĞLU 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1 1,67 10 10 6,67 12 11 8,34 232,89 206 206

207 ECRİN NAZ AVŞAR 8 6 6,00 0 4 -1,33 2 6 0,00 1 2 0,33 3 6 1,00 4 7 1,67 18 31 7,67 232,77 207 207

208 ELİF ECRİN ERSOY 7 13 2,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 4 4 2,67 4 8 1,33 6 13 1,67 28 50 11,34 232,08 208 208

209 ERVANUR ÇEVİK 9 8 6,33 6 4 4,67 4 5 2,33 1 6 -1,00 1 7 -1,33 2 9 -1,00 23 39 10,00 225,09 209 209

210 YAREN ÖZTÜRK 6 6 4,00 3 4 1,67 3 4 1,67 3 5 1,33 0 0 0,00 0 0 0,00 15 19 8,67 223,31 210 210

211 ECRİN YÜSRA YILDIRIM 3 7 0,67 4 5 2,33 4 6 2,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 10 10 6,67 28 32 17,47 218,87 211 211

212 REYHAN GÜNŞEN 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 25 65 3,34 217,41 212 212

213 RÜVEYDA KILIÇ 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 13 1,67 26 63 5,00 215,84 213 213

214 SUDENAZ KURT 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 15 -2,00 6 14 1,33 25 62 4,32 206,79 214 214

215 SOFİA AHMADİ 7 10 3,67 2 1 1,67 6 3 5,00 0 0 0,00 0 10 -3,33 3 11 -0,67 18 35 6,34 206,68 215 215

216 RAVZA KUVEL 6 9 3,00 2 6 0,00 2 7 -0,33 2 5 0,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 15 43 0,67 202,63 216 216

217 ELA  EBRAR KAPLAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 9 -2,00 5 8 2,33 6 17 0,33 198,72 217 217

218 SUDENAZ TOP 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 20 70 -3,34 198,00 218 218


